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RV: RG_TERPEL

Diana Marcela Ospina Florez <dospinaf@ssf.gov.co>
Mié 2/12/2020 10:01 AM
Para:  Didiana Paola Ordonez Yate <dordonezy@ssf.gov.co>

Buenos días Didi: 

Reenvío correo de Terpel, en el que informan el mo�vo de la diferencia en centavos de la factura
electrónica y la del sistema. 

Cordialmente, 

De: Edna Julieth Parra Avendaño <edna.parra@terpel.com> 
Enviado: miércoles, 2 de diciembre de 2020 9:50 
Para: Diana Marcela Ospina Florez <dospinaf@ssf.gov.co> 
Asunto: RE: RG_TERPEL
 
Buenos días
 
La diferencia se debe a que el sistema aproxima
 
A la espera de sus comentarios
 
Cordialmente.
 
 

 
Edna Julieth Parra A.
Representante CAPI
 
Organización Terpel S.A.
+57 (1) 3267878 Ext 2005
Calle 103 No. 14 A 53 Piso 6
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Bogotá – Colombia
www.terpel.com
 

De: Diana Marcela Ospina Florez <dospinaf@ssf.gov.co>  
Enviado el: martes, 1 de diciembre de 2020 9:23 a. m. 
Para: Edna Julieth Parra Avendaño <edna.parra@terpel.com>; Edna Parra <edna.parra2@terpel.com> 
Asunto: RV: RG_TERPEL
 
Buenos días: 
 
Me puedes ayudar aclarando la diferencia.
 
TERPEL SA
 
La factura archivo PDF difiere en centavos con la representación gráfica, es per�nente que el proveedor
vía correo electrónico pueda aclarar la diferencia.
 
Cordialmente, 
 

De: Didiana Paola Ordonez Yate <dordonezy@ssf.gov.co> 
Enviado: martes, 1 de diciembre de 2020 9:13 
Para: Diana Marcela Ospina Florez <dospinaf@ssf.gov.co>
Asunto: RG_TERPEL
 
Buenos días Dra. Diana
 
PSI
 
Cordialmente
 
 

http://www.terpel.com/
mailto:dordonezy@ssf.gov.co
mailto:dospinaf@ssf.gov.co
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AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la SUPERINTENDENCIA DEL
SUBSIDIO FAMILIAR. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir,
copiar, distribuir o hacer público su contenido, en caso de hacerlo, podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273/2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor
bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información
de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser
que exista una autorización explícita. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o
copia está estrictamente prohibida. Si recibió esta transmisión por error, notifique inmediatamente al remitente y
elimínela de su sistema. Gracias. https://www.ssf.gov.co
 
LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of the SUPERINTENDENCIA
DEL SUBSIDIO FAMILIAR. If you are not the intended recipient, we inform you that you will not be able to
use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as
contained in Law 1273/2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, please
delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact
information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written
authorization exists or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the
intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you
have received this transmission in error, please immediately notify the sender and delete it from your system.
Thank you. https://www.ssf.gov.co
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la SUPERINTENDENCIA DEL
SUBSIDIO FAMILIAR. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir,
copiar, distribuir o hacer público su contenido, en caso de hacerlo, podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273/2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor
bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información
de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser
que exista una autorización explícita. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o
copia está estrictamente prohibida. Si recibió esta transmisión por error, notifique inmediatamente al remitente y
elimínela de su sistema. Gracias. https://www.ssf.gov.co
 
LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of the SUPERINTENDENCIA
DEL SUBSIDIO FAMILIAR. If you are not the intended recipient, we inform you that you will not be able to
use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as
contained in Law 1273/2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, please

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D89a3e89a-d638d18c-89a1f09b-86dafce4a874-70587e0605ca5435%26q%3D1%26e%3D0e51976e-304c-4fe1-ae2a-37125cfd4ddb%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssf.gov.co%252F&data=04%7C01%7Cedna.parra%40terpel.com%7Cc54c9181fa334714ff8e08d8960b7076%7Ca56fe731e20c447a8254e1696c7cb009%7C0%7C0%7C637424323301083899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3Mt%2FlBXV9zQfnJzJbC7nNzaGrgPds4O0QhgbrUCXUOo%3D&reserved=0
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delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact
information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written
authorization exists or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the
intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you
have received this transmission in error, please immediately notify the sender and delete it from your system.
Thank you. https://www.ssf.gov.co
AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la SUPERINTENDENCIA
DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, en caso de hacerlo, podría tener consecuencias legales
como las contenidas en la Ley 1273/2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por
favor bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o
información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos
adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier
distribución o copia está estrictamente prohibida. Si recibió esta transmisión por error, notifique inmediatamente
al remitente y elimínela de su sistema. Gracias. https://www.ssf.gov.co
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información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos
adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier
distribución o copia está estrictamente prohibida. Si recibió esta transmisión por error, notifique inmediatamente
al remitente y elimínela de su sistema. Gracias. https://www.ssf.gov.co
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Número:

Vigencia Presupuestal

Fecha Máxima Pago:

Valor Bruto:

TRM Pago

Identificación:

Número:

Tipo Beneficiario Pago

FUENTE

Nación

Pagada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

000 - SSF GESTION GENERAL PAC 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2021-05-07 498.572,00 05 NINGUNO

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ATRIBUTO LINEA DE PAGO ESTADO

TASA DE 

CAMBIO
VALOR MONEDA

000  SSF GESTION GENERAL GASTOS  /  A-02-02-01-003-003  PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

16 CSF 498.572,00 0,00 498.572,00 Pesos 0,00 0,00

PESOS PESOS
MONEDA 

EXTRANJERA
USO DE PROYECTO MONEDA

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO REC SIT
PESOS MONEDA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES

01 - Beneficiario final

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número: AR9018773249 Tipo:

CONTRATO DE 

PRESTACION DE 

SERVICIOS - 

PROFESIONALES

Fecha: 2021-05-05

CUENTA BANCARIA

03108322996 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

830095213 Razón Social: ORGANIZACION TERPEL S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

0,00

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos:

REINTEGROS

Números No Recaudo:

Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto 498.572,00
Valor 

Deducciones
0,00 Valor Neto 498.572,00 Moneda Base Compra Valor MBC

498.572,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 498.572,00

Comprobante Contable de la Generación:

2021-05-07
Código de Referencia:

04500030200102511321
Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 111421

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

102511321 Fecha Registro: 2021-05-05
Unidad / Subunidad 

ejecutora:
36-01-07  MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

Orden de pago Presupuestal  de gastos 

Comprobante

Usuario Solicitante: MHlnhernan LUZ NEIDA HERNANDEZ GARCIA

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - 

SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-18-3:02 p. m.
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C.066/21-AUDM&SBOG-CER2021-12553

El Suscrito Revisor Fiscal de 
Organización Terpel S.A., 

NIT. 830.095.213-0 

certifica que: 

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales números: 49595726 y 49725469 , la 
Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las 
siguientes obligaciones: 

• Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos
Laborales “ARL”, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de marzo de 2021.

• Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las 
certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es 
de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas. 

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 09 días de abril de 2021, por 
solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 
de la ley 789 de 2002. 

Juan Carlos Romero Acero 
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A. 
T.P. 173594-T 
Miembro de KPMG S.A.S 

http://www.kpmg.com.co/


Fecha de Pago: 07/04/2021

Periodo liquidación Salud:

Empresa: ORGANIZACION TERPEL S.A NIT: 830095213

Número de Radicación: 49595726

Número Autorización: 948055430

Número de Administradoras: 63

Total de empleados: 1514

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Código NIT Administradoras Num. Afiliados
*Número de 

incapacidad por 
riesgos laborales

Valor descontado 
en incapacidad 

y/o licencia
Total Pagado

14-7 860002503 Cia. de Seguros Bolivar S.A. 1505 $0 $162,458,100

230201 800229739 Proteccion (ING + Proteccion) 281 $0 $180,390,700

230301 800224808 Porvenir 387 $0 $252,250,000

230901 800253055 Old Mutual 189 $0 $206,216,100

230904 830125132 Old Mutual Alternativo 2 $0 $4,330,300

231001 800227940 Colfondos 150 $0 $94,496,400

25-14 900336004 Administradora Colombiana de Pensiones - 
Colpensiones

443 $0 $351,411,200

CCF03 890900842 Comfenalco Antioquia  Caja de Compensacion Fliar 124 $0 $19,341,700

CCF06 890102002 Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar 101 $0 $18,971,000

CCF08 890480023 Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion 
Fliar

144 $0 $23,324,000

CCF10 891800213 Comfaboy Caja de Compensacion Fliar 5 $0 $825,400

CCF11 890806490 Caja de Compensacion Familiar de Caldas 28 $0 $4,793,100

CCF13 891190047 Comfaca Caja de Compensacion Fliar 5 $0 $757,800

CCF15 892399989 Comfacesar Caja de Compensacion Fliar 11 $0 $1,588,000

CCF16 891080005 Comfacor Caja de Compensacion Fliar 8 $0 $1,004,700

CCF24 860066942 Compensar Caja de Compensacion Fliar 633 $0 $125,999,700

CCF30 892115006 Caja de Compensacion Familiar de La Guajira 6 $0 $1,160,800

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Tipo Planilla: E Periodo liquidación Pensiones: marzo 2021

Total a pagar: $2,133,954,400

Fecha de vencimiento: 07/04/2021

Razón social recaudo:

Descripción:

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Compensar OI

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Nit recaudo: 9998600669427

abril 2021

Información básica de la planilla

Detalles del pago

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Código NIT Administradoras Num. Afiliados
*Número de 

incapacidad por 
riesgos laborales

Valor descontado 
en incapacidad 

y/o licencia
Total Pagado

CCF32 891180008 Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar 32 $0 $4,577,100

CCF33 891780093 Caja de Compensacion Familiar del Magdalena 11 $0 $1,232,400

CCF34 892000146 Cofrem Caja de Compensacion Fliar 11 $0 $1,545,400

CCF35 891280008 Caja de Compensacion Familiar de Nariño 4 $0 $949,600

CCF37 890500516 Comfanorte Caja de Compensacion Fliar 22 $0 $2,691,900

CCF39 890200106 Cajasan Caja de Compensacion Fliar 2 $0 $109,800

CCF40 890201578 Comfenalco Santander Caja de Compensacion 
Fliar

88 $0 $13,245,100

CCF41 892200015 Caja de Compensacion Familiar de Sucre 4 $0 $896,300

CCF43 890000381 Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar 2 $0 $352,900

CCF44 891480000 Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar 28 $0 $3,860,000

CCF48 800211025 Comfatolima Caja de Compensacion Fliar 18 $0 $2,527,300

CCF57 890303208 Comfamiliar Andi  Comfandi Caja de 
Compensacion Fliar

114 $0 $16,531,300

CCF63 891200337 Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion 
Fliar

7 $0 $757,900

CCF65 800003122 Cafamaz Caja de Compensacion Fliar  Amazonas 7 $0 $853,700

CCF67 800219488 Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca 8 $0 $934,800

CCF68 800231969 Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina 15 $0 $1,926,900

CCF69 844003392 Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar 15 $0 $1,501,400

CCFC24 891180008 EPS-S Comf Huila 2 $0 $143,600

CCFC55 890102044 EPS-S Cajacopi 6 $0 $714,000

EPS001 830113831 ALIANSALUD EPS S.A. 293 $0 $150,343,900

EPS002 800130907 Salud Total EPS 129 $0 $34,745,500

EPS005 800251440 Sanitas EPS 213 $0 $74,929,000

EPS008 860066942 Compensar EPS 113 $0 $31,760,900

EPS010 800088702 EPS Sura 232 $0 $68,984,900

EPS012 890303093 Comfenalco valle E.P.S. 8 $0 $1,863,900

EPS016 805000427 Coomeva EPS 87 $0 $24,564,300

EPS017 830003564 Famisanar EPS Cafam  Colsubsidio 157 $0 $45,310,100

EPS018 805001157 Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S  EPS 33 $0 $7,068,800

EPS037 900156264 Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS 155 $0 $43,546,100

EPS040 900604350 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS 1 $0 $60,600

EPS041 900156264 NUEVA E.P.S. S.A. MOV 2 $0 $227,200

EPS042 900226715 EPS COOSALUD 3 $0 $332,800

EPS044 901097473 MEDIMAS EPS SAS 48 $0 $9,119,700

EPS048 806008394 EPS-S Mutual Ser 1 $0 $39,600

EPSC22 899999107 EPS-S Convida 1 $0 $113,600

EPSC25 891856000 Capresoca EPS 1 $0 $112,000

EPSC34 900298372 Recaudo SGP Capital Salud 1 $0 $113,600

EPSIC5 837000084 Entidad Promotora de Salud Mallamas 1 $0 $90,600

ESSC07 806008394 EPS-S Mutual Ser 14 $0 $1,599,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Código NIT Administradoras Num. Afiliados
*Número de 

incapacidad por 
riesgos laborales

Valor descontado 
en incapacidad 

y/o licencia
Total Pagado

ESSC18 901021565 EPS-S Emssanar 2 $0 $171,600

ESSC24 900226715 EPS-S Coosalud 10 $0 $1,112,200

ESSC33 804002105 EPS-S Comparta 2 $0 $136,400

ESSC91 901093846 EPS ECOOPSOS S.A.S 1 $0 $113,600

MIN001 901037916 Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA 2 $0 $282,300

PAICBF 899999239 ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 313 $0 $79,521,300

PASENA 899999034 SENA 313 $0 $53,019,700

$2,133,954,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Fecha de Pago:

Empresa:

Número de Radicación:

Sucursal o Dependencia:

Tipo Planilla:

Fecha de vencimiento:

Periodo liquidación Salud:

NIT:

Número de Administradoras:

Total de empleados:

Periodo liquidación Pensiones:

Total a pagar:

P

49725469

ORGANIZACION TERPEL S.A

PRINCIPAL

30/06/2021

07/04/2021

830095213

marzo 2021

abril 2021

$339.200

1

1

Razón social recaudo:

Descripción:

Estado de la transacción:

Información básica de la planilla

Detalles del pago

Compensar OI

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social Número Autorización:

Nit recaudo: 9998600669427

Código NIT Administradoras No. Afiliados Total pagado

EPS037 900156264 Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS 1 $339.200

$339.200

948059101

Transacción aprobada

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JUAN CARLOS ROMERO ACERO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1018431450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
173594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Enero de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:B117A94A1FCA3286






 
 

 830.095.213-0 

Bogotá 9 de abril de 2021 
 
 
 
Señores:  
A QUIEN INTERESE  
Ciudad  
 
 
Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de 
febrero de 2021. Información requerida para el cálculo de la base de Ica. 
 
 

DETALLE 
GASOLNA 

CORRIENTE 
OXIGENADA 

BIODIESEL B8 
GASOLINA 

EXTRA 
OXIGENADA 

Margen Distribuidor Minorista 800,15 800,15 800,15 

 
 
 
 Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma 
del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del 
artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para 
combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las 
retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán 
practicarse sobre el margen de comercialización de combustible .  
Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la 
factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía 
mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la 
mencionada retención. 
 
 
 Cordialmente 
 
 
 
 
 
Juan Manuel Botero Ocampo  
C.C. 10.275.157 de Manizales Caldas  
Apoderado General Organización Terpel 

FIRMA 



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero: 111421 Fecha Registro: 2021-05-05 Unidad / Subunidad ejecutora: 36-01-07  MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generada Requiere 
DIP: No Tipo de DIP: Nro. Compromiso: 621

Valor Inicial: 498.572,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 498.572,00 Saldo x Ordenar: 498.572,00

Valor Inicial Moneda Original: 0,00 Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00 Valor Actual Moneda 
Original: 0,00 Saldo x Ordenar Moneda 

Original: 0,00

Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 498.572,00 Valor IVA: 0,00 Nro. Cdp: 721

Valor Deducciones Moneda: 0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable: 05-NINGUNO Comprobante Contable: 2524 

TERCERO

Identificacion: 830095213 Razon Social: ORGANIZACION TERPEL S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 03108322996 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

CUENTA X PAGAR CAJA MENOR

Numero: 49721 Tipo: Compra de Combustibles Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: FACT ELEC VTA N AR9018773249 Tipo: FACTURA Fecha: 2021-04-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC. ATRIBUTO 
CONTABLE

000  SSF GESTION GENERAL 
GASTOS

A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE 
HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE 
REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y 
COMBUSTIBLE NUCLEAR

Nación 16 CSF 05-NINGUNO
FECHA 

OPERACIO
N

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR

Total: 498.572,00 0,00 498.572,00 498.572,00

Objeto: CT 173/2020 RP 621 PAGO N 9 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SSF PERIODO FACTURADO DEL 14 AL 30 DE ABRIL DE 2021, SEGÚN FACTURA 
ELECTRONICA DE VENTA N AR9018773249

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

MINISTERIO DEL TRABAJO - 
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-05-3:25 p. m.

36-01-07

MHdordonez DIDIANA PAOLA ORDONEZ YATEObligación Presupuestal Comprobante

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR

000 SSF GESTION GENERAL PAC 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2021-05-07 Generada 498.572,00

1 de 2Página
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FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento Número de Factura: AR-9018773249  
Código Único de Factura - CUFE: 3bea3cb5ecd18997e8a75c9a2f75063778
6d010aeaab41394bec999184ec2df66044bb31d9bf6d21840608d1909ba05
7

Fecha de Emisión 30/04/2021  Fecha de Vencimiento 30/05/2021
Tipo de Operación Estándar  Prefijo AR
Tipo de Negociación Crédito  Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Tipo de Entrega    

Datos del Emisor Nit del Emisor: 830095213  Razón Social: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.ORGANIZACION
TERPEL S.A.

Nombre Comercial ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.
Tipo de Contribuyente Persona Jurídica  Dirección KR 7 75 - 51 Piso 13
Régimen Contable Impuesto sobre las ventas – IVA  Departamento BOGOTÁ D.C.
Actividad Económica Principal  Correo facturaciont@terpel.com
Tipo Responsabilidad O-13;O-23  Municipio BOGOTÁ D.C.
 Teléfono
Datos del Adquiriente Nit del Adquiriente: 860503600  Razón Social: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL
Tipo de Documento NIT  Dirección CL 45 A 9 46
Número Documento 860503600  Departamento BOGOTA
Nombre Comercial SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL  Municipio BOGOTÁ D.C.
Tipo de Contribuyente Persona Jurídica  Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable No responsable de IVA  Teléfono 13487800
Tipo de Responsabilidad R-99-PN    

Detalles de Productos
  IMPUESTOS Valor de Venta por

ItemNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio Unitario Descuento Recargo IVA ICA INC
1 09132300-6 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. GLL 17,54 8.360,48     146.617,74
2 09132300-6 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. GLL 8,57 8.360,48     71.657,67
3 09134230-8 BIOACEM B10 N.I. GLL 34,33 8.165,48     280.296,43
            
Descuentos y Recargos Globales
Nro. Tipo Código Descripción % Monto
      
Datos de Referencia
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
   
Notas Finales
PERIODO DE FACTURACION #$36-01-07;036 DE 2021;facturaelectronica@ssf.gov.co#$ 14 AL 30 DE ABRIL OC 57567
Datos Totales

Generado por: Solución Gratuita DIAN

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO 1,00
Subtotal Precio Unitario (=) 498.571,84
Descuentos detalle (-) 0,00
Recargos detalle (+) 0,00
Subtotal Base gravable (=) 0,00
Total impuesto detalle (+) 0,00
Total otros impuestos (+) 0,00
Total mas impuesto (=) 498.571,84
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+)  
Valor total de la operación (=) 498.571,84

Numero de Autorización:18763002266038 Rango Autorizado: Desde 9018599999 Rango Autorizado: Hasta 9018980526 Vigencia: 2021-12-02


